
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum ALACA ALACA İMAMHATİP ORTAOKULU 4.SINIF 4. SINIF TÜRKİYE GENELİ 8736 74 74 74

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.58 6.09 11.55 6.91 7.40 4.45 5.72 4.06 4.37 6.07 3.65 4.85 4.54 4.88 2.91 2.58 2.18 1.86 39.41 28.27 29.98 272.631

İl Ortalaması 13.88 5.86 11.92 7.76 6.66 5.54 6.22 3.69 4.99 6.59 3.11 5.56 4.04 5.27 2.28 2.84 2.05 2.15 41.32 26.65 32.44 291.048
Okul Ortalaması 13.88 5.86 11.92 7.76 6.66 5.54 6.22 3.69 4.99 6.59 3.11 5.56 4.04 5.27 2.28 2.84 2.05 2.15 41.32 26.65 32.44 291.048

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 124 - UMUT ÇAĞAN SATIN 4 / A 19 1 18.67 12 2 11.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 0 5.00 65.00 4.00 63.67 465.872 151 1 1 1
2 102 - HUMEYRA POLAT 4 / A 18 2 17.33 12 2 11.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 0 5.00 61.00 8.00 58.33 440.240 345 2 2 2
3 110 - ELİF REYYAN ALTUN 4 / A 20 0 20.00 13 2 12.33 9 1 8.67 7 2 6.33 8 1 7.67 5 0 5.00 62.00 6.00 60.00 433.840 421 3 3 3
4 154 - ELİF RÜMEYSA KAFKAS 4 / A 18 2 17.33 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 0 5.00 60.00 10.00 56.67 423.232 577 4 4 4
5 999 - NURULLAH YILMAZ 4 / A 17 3 16.00 13 2 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 0 5.00 56.00 14.00 51.33 408.304 829 5 5 5
6 104 - RANA NUR ARSLAN 4 / A 19 1 18.67 9 3 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 4 1 3.67 55.00 11.00 51.33 398.720 1018 6 6 6
7 103 - BETÜL ÖZDEMİR 4 / A 18 2 17.33 11 4 9.67 8 1 7.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 0 5.00 57.00 12.00 53.00 394.944 1106 7 7 7
8 121 - ENES BOYRAZ 4 / A 19 1 18.67 9 2 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 2 4 0.67 4 1 3.67 52.00 10.00 48.67 393.408 1115 8 8 8
9 108 - BUĞLEM GÜL 4 / A 18 2 17.33 9 5 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 4 1 3.67 53.00 13.00 48.67 388.032 1244 9 9 9

10 148 - AHMET EREN SAFLI 4 / A 16 4 14.67 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 0 5.00 54.00 16.00 48.67 386.928 1263 10 10 10
11 119 - ZEYNEP RANA YURT 4 / A 16 4 14.67 14 1 13.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 5 3.33 5 0 5.00 54.00 15.00 49.00 383.744 1329 11 11 11
12 991 - FEYZULLAH YILMAZ 4 / A 17 3 16.00 12 3 11.00 9 1 8.67 7 1 6.67 2 8 -0.67 5 0 5.00 52.00 16.00 46.67 382.704 1340 12 12 12
13 151 - ZEYNEP DİLA SÖZÜDOĞRU 4 / A 17 2 16.33 8 5 6.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 0 5.00 52.00 15.00 47.00 379.968 1430 13 13 13
14 158 - ELANAZ TEKE 4 / A 17 3 16.00 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 4 1.67 3 0 3.00 51.00 14.00 46.33 379.504 1437 14 14 14
15 992 - ALİ GÜL 4 / A 18 2 17.33 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 0 5.00 52.00 18.00 46.00 378.336 1486 15 15 15
16 152 - ASYA YILMAZ 4 / A 17 3 16.00 9 3 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 0 5.00 52.00 15.00 47.00 376.208 1544 16 16 16
17 149 - AHMET YİĞİT KILIÇ 4 / A 15 5 13.33 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 53.00 17.00 47.33 374.144 1586 17 17 17
18 107 - TALHA SUCU 4 / A 19 1 18.67 12 3 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 0 5.00 50.00 20.00 43.33 365.632 1788 18 18 18
19 993 - YASER EMİR GÜL 4 / A 17 3 16.00 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 1 3.67 52.00 18.00 46.00 365.616 1792 19 19 19
20 116 - NİSA NUR PENEKLİ 4 / A 17 3 16.00 10 4 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 4 1 3.67 51.00 18.00 45.00 365.600 1796 20 20 20
21 131 - SALİH KELLEGÖZ 4 / A 15 5 13.33 11 3 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 1 3.67 50.00 19.00 43.67 363.424 1871 21 21 21
22 130 - BATUNAN KARA 4 / A 15 5 13.33 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 52.00 18.00 46.00 361.216 1936 22 22 22
23 132 - RIDVAN ŞAHİN 4 / A 20 0 20.00 8 4 6.67 9 1 8.67 7 2 6.33 2 2 1.33 3 2 2.33 49.00 11.00 45.33 360.240 1947 23 23 23
24 160 - YÜSRA SARI 4 / A 19 1 18.67 8 7 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 0 5.00 53.00 17.00 47.33 357.120 2006 24 24 24
25 135 - AHMET BUĞRA K LAN 4 / A 17 2 16.33 8 3 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 2 1.33 4 0 4.00 46.00 12.00 42.00 352.208 2170 25 25 25
26 126 - TAHA MÜEZZ OĞLU 4 / A 15 5 13.33 10 3 9.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 0 4.00 4 1 3.67 47.00 15.00 42.00 350.656 2199 26 26 26
27 101 - AHMET CENGİZ ÖÇALAN 4 / A 17 3 16.00 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 1 3.67 49.00 21.00 42.00 348.560 2248 27 27 27
28 128 - AHMET TURAN YILMAZ 4 / A 19 1 18.67 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 1 3.67 51.00 19.00 44.67 342.224 2406 28 28 28
29 119 - YUSUF EFE ŞİRİN 4 / A 16 4 14.67 9 6 7.00 6 4 4.67 9 0 9.00 3 7 0.67 3 2 2.33 46.00 23.00 38.33 341.088 2449 29 29 29
30 156 - AYŞEGÜL BEKTAŞ 4 / A 19 1 18.67 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 5 -1.67 49.00 21.00 42.00 331.456 2721 30 30 30
31 146 - YUSUF COMBA 4 / A 15 5 13.33 10 5 8.33 7 2 6.33 8 2 7.33 4 6 2.00 2 3 1.00 46.00 23.00 38.33 330.848 2758 31 31 31
32 147 - GÖKTUĞ ARSLAN 4 / A 16 4 14.67 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 1 3.67 47.00 23.00 39.33 325.152 2906 32 32 32
33 109 - ZEYNEPNAZ SÜNBÜLCÜ 4 / A 14 6 12.00 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 0 5 -1.67 46.00 24.00 38.00 325.008 2940 33 33 33
34 139 - BATUHAN DOĞUZ 4 / A 16 4 14.67 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 1 3.67 46.00 24.00 38.00 320.864 3023 34 34 34
35 159 - YAREN ÖZDEMİR 4 / A 13 7 10.67 6 7 3.67 7 3 6.00 8 1 7.67 4 4 2.67 5 0 5.00 43.00 22.00 35.67 317.680 3143 35 35 35
36 994 - HASAN EMİR KAPL 4 / A 13 6 11.00 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 2 2.33 44.00 25.00 35.67 315.952 3195 36 36 36
37 145 - MUSTAFA EREN BAYRAK 4 / A 12 8 9.33 7 8 4.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 2 2.33 44.00 26.00 35.33 314.384 3256 37 37 37
38 990 - OSMAN CANBOLAT 4 / A 14 6 12.00 10 5 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 5 0.33 3 2 2.33 42.00 25.00 33.67 313.232 3286 38 38 38
39 153 - AYŞE SEZER 4 / A 14 6 12.00 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 0 5.00 44.00 26.00 35.33 312.304 3292 39 39 39
40 161 - MUHAMED TAYYİP GÜRSOY 4 / A 14 6 12.00 9 5 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 2 2.33 42.00 26.00 33.33 311.648 3326 40 40 40
41 995 - MUSTAFA ALP ARSLAN 4 / A 14 6 12.00 6 9 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 0 5.00 44.00 26.00 35.33 310.096 3374 41 41 41
42 210 - İHSANEMRE SEZER 4 / A 16 4 14.67 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 2 2.33 43.00 27.00 34.00 293.088 3855 42 42 42
43 136 - İSMAİL EFENDİ 4 / A 15 5 13.33 8 4 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 4 -0.33 41.00 26.00 32.33 284.592 4092 43 43 43
44 133 - EBUBEKİR ÇİFTÇİ 4 / A 11 5 9.33 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 3 1.00 40.00 26.00 31.33 284.528 4115 44 44 44
45 117 - ZEYNEP LİVA GÜNDEM 4 / A 14 6 12.00 4 11 0.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 2 2.33 42.00 28.00 32.67 280.224 4260 45 45 45
46 134 - YİĞİTALP ARSLAN 4 / A 15 5 13.33 7 8 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 1 3.67 38.00 32.00 27.33 275.984 4376 46 46 46
47 997 - BERAT DURMUŞ 4 / A 14 6 12.00 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 3 1.00 39.00 31.00 28.67 275.968 4380 47 47 47
48 100 - EYMEN KELLEGÖZ 4 / A 12 8 9.33 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 4 -0.33 39.00 31.00 28.67 273.888 4421 48 48 48
49 150 - AÇELYA DENİZ 4 / A 15 5 13.33 8 7 5.67 7 3 6.00 5 3 4.00 2 8 -0.67 2 3 1.00 39.00 29.00 29.33 271.728 4493 49 49 49
50 112 - BUSENUR ŞAHİN 4 / A 14 5 12.33 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 3 1.00 37.00 32.00 26.33 254.176 4985 50 50 50
51 127 - BİLA KAYA 4 / A 13 6 11.00 6 8 3.33 3 6 1.00 7 3 6.00 3 1 2.67 2 3 1.00 34.00 27.00 25.00 251.456 5046 51 51 51
52 144 - İBRAHİMYILMAZ 4 / A 10 10 6.67 6 9 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 1 4 -0.33 34.00 36.00 22.00 248.256 5144 52 52 52
53 140 - SAMET KUT 4 / A 15 5 13.33 3 12 -1.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 0 5 -1.67 36.00 34.00 24.67 246.080 5224 53 53 53
54 125 - MUHAMMED ÇAĞIR 4 / A 14 6 12.00 4 11 0.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 2 3 1.00 35.00 35.00 23.33 241.840 5314 54 54 54
55 122 - 4 / A 7 12 3.00 8 7 5.67 6 4 4.67 7 2 6.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 31.00 37.00 18.67 229.616 5600 55 55 55
56 118 - ESLEM YARE NYELKUVAN 4 / A 12 8 9.33 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 3 1.00 33.00 37.00 20.67 226.960 5659 56 56 56
57 105 - MELEK DEVA ÖZDEMİR 4 / A 13 7 10.67 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 5 -1.67 34.00 36.00 22.00 224.864 5711 57 57 57
58 157 - BELİNAY KILIÇ 4 / A 13 6 11.00 4 7 1.67 4 5 2.33 6 3 5.00 3 7 0.67 0 5 -1.67 30.00 33.00 19.00 214.128 5993 58 58 58
59 115 - ELİFNURÇAKMAK 4 / A 13 4 11.67 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 3 1.00 31.00 36.00 19.00 195.472 6453 59 59 59
60 120 - SIRMA BERRA DOĞUZ 4 / A 13 7 10.67 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 3 1.00 30.00 40.00 16.67 190.672 6581 60 60 60
61 998 - AHMET YİĞİT SOYLU 4 / A 11 9 8.00 2 13 -2.33 6 4 4.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 2 2.33 27.00 42.00 13.00 176.784 6909 61 61 61
62 129 - SEMİH ŞİRİN 4 / A 4 16 -1.33 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 2 3 1.00 23.00 47.00 7.33 167.296 7139 62 62 62
63 111 - NEZİHA AZRA ARSLAN 4 / A 15 5 13.33 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 5 -1.67 26.00 44.00 11.33 167.184 7164 63 63 63
64 106 - İMRAN NURSALİM 4 / A 4 11 0.33 4 10 0.67 4 6 2.00 5 4 3.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 23.00 40.00 9.67 159.248 7349 64 64 64
65 155 - MEDİNE AYKAÇ 4 / A 10 10 6.67 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 3 1.00 24.00 46.00 8.67 154.368 7465 65 65 65
66 137 - ÇINAR ÇAVDAR 4 / A 8 12 4.00 5 10 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 3 1.00 25.00 45.00 10.00 147.984 7599 66 66 66
67 138 - YUSUF ÇAMUR 4 / A 5 15 0.00 5 10 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 4 -0.33 23.00 47.00 7.33 143.776 7666 67 67 67
68 663 - YİĞİT EFE ARSLAN 4 / A 9 11 5.33 5 8 2.33 2 8 -0.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 30.00 6.00 127.680 7988 68 68 68
69 143 - MEHMET AKİF KOCAKAYA 4 / A 7 13 2.67 1 14 -3.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 2 2.33 20.00 50.00 3.33 126.640 8005 69 69 69
70 141 - AAİRNZA Ş R L Iİ 4 / A 5 15 0.00 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 5 -1.67 21.00 49.00 4.67 124.496 8043 70 70 70
71 113 - SEDİL ELMUHAMMED 4 / A 8 12 4.00 3 10 -0.33 4 4 2.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 1 4 -0.33 21.00 43.00 6.67 121.424 8090 71 71 71
72 142 - R E S U L S A L MM 4 / A 0 20 -6.67 7 7 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 5 -1.67 17.00 52.00 -0.33 113.840 8243 72 72 72
73 114 - NİMA ELMUFADDI 4 / A 5 15 0.00 2 13 -2.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 5 -1.67 17.00 53.00 -0.67 77.584 8636 73 73 73
74 123 - YUSUF HAMZA ERBAŞ 4 / A 8 12 4.00 2 13 -2.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 5 -1.67 15.00 55.00 -3.33 75.424 8658 74 74 74




