
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum ALACA Alaca İmamhatip Ortaokulu Netbil 7.Sınıf Deneme Sınavı-4 9235 739 248 40

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.74 5.32 6.97 5.88 3.50 4.72 5.96 3.56 4.77 3.82 4.11 2.45 5.98 5.61 4.11 6.34 6.80 4.08 36.72 28.89 27.09 240.790

İl Ortalaması 8.79 5.12 7.08 5.89 3.42 4.75 6.06 3.45 4.91 3.19 4.25 1.77 5.85 5.64 3.97 5.97 6.94 3.66 35.75 28.82 26.14 236.182
Okul Ortalaması 7.75 5.20 6.02 6.28 2.83 5.33 5.88 3.10 4.84 3.75 2.92 2.78 4.95 4.80 3.35 5.70 5.20 3.97 34.30 24.05 26.28 232.056

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 162 - ŞEYMA KARA 7 / C 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 5 8.33 14 1 13.67 64.00 11.00 60.33 415.533 459 28 9 1
2 122 - ZEYNEP ATILGAN 7 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 11 2 10.33 12 3 11.00 63.00 9.00 60.00 412.200 496 31 10 2
3 54 - HALİLİBRAHİM KÖKDOGAN 7 / A 12 2 11.33 8 1 7.67 9 0 9.00 10 0 10.00 10 1 9.67 11 2 10.33 60.00 6.00 58.00 397.767 673 45 15 3
4 114 - ELİF NUR DURDU 7 / C 14 0 14.00 8 1 7.67 10 0 10.00 4 3 3.00 6 4 4.67 12 1 11.67 54.00 9.00 51.00 371.167 1059 73 25 4
5 142 - EREN FEKER 7 / A 9 5 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 2 9.33 10 4 8.67 57.00 13.00 52.67 359.967 1275 89 32 5
6 123 - EBRAR GÜL 7 / C 11 2 10.33 7 1 6.67 6 2 5.33 4 3 3.00 6 4 4.67 12 3 11.00 46.00 15.00 41.00 323.333 1991 134 42 6
7 148 - MERTYILMAZ 7 / A 9 4 7.67 8 1 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 3 8.00 7 7 4.67 49.00 19.00 42.67 310.067 2275 156 53 7
8 0 - MERT EREN SEÇKİN 7 / A 9 5 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 7 2 6.33 9 3 8.00 7 7 4.67 47.00 21.00 40.00 299.967 2519 172 60 8
9 98 - ZEYNEP DEMİRAN 7 / C 10 3 9.00 7 2 6.33 5 4 3.67 3 4 1.67 6 5 4.33 11 1 10.67 42.00 19.00 35.67 298.900 2538 174 61 9

10 154 - UMUT TÜRKMEN 7 / A 7 7 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 5 1 4.67 7 2 6.33 10 5 8.33 44.00 20.00 37.33 288.867 2799 201 68 10
11 143 - HAKAN ELMALI 7 / A 9 3 8.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 4 3.67 6 2 5.33 8 7 5.67 42.00 22.00 34.67 278.900 3044 224 76 11
12 145 - MEHMETNUR BAĞATEKİN 7 / A 6 7 3.67 8 2 7.33 6 3 5.00 7 0 7.00 10 4 8.67 3 4 1.67 40.00 20.00 33.33 257.833 3633 264 95 12
13 45 - ZEYNEP KARSLI 7 / C 8 5 6.33 6 3 5.00 7 2 6.33 1 6 -1.00 8 4 6.67 7 5 5.33 37.00 25.00 28.67 256.633 3699 270 96 13
14 26 - RANA SOYO LU 7 / C 11 2 10.33 5 5 3.33 5 4 3.67 2 7 -0.33 7 5 5.33 6 7 3.67 36.00 30.00 26.00 251.100 3873 283 103 14
15 131 - REYHAN ALTUN 7 / B 10 3 9.00 6 3 5.00 9 1 8.67 1 4 -0.33 2 3 1.00 6 1 5.67 34.00 15.00 29.00 248.933 3925 288 105 15
16 170 - AYŞE GÜL AKMAN 7 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 4 8 1.33 6 9 3.00 42.00 30.00 32.00 248.867 3948 290 107 16
17 70 - AZRA KARAGÖZ 7 / C 8 6 6.00 4 4 2.67 6 4 4.67 3 4 1.67 8 4 6.67 6 6 4.00 35.00 28.00 25.67 241.167 4186 306 114 17
18 137 - BATUHAN ATALAY 7 / A 4 6 2.00 6 0 6.00 4 0 4.00 7 0 7.00 8 4 6.67 2 0 2.00 31.00 10.00 27.67 227.800 4629 351 126 18
19 112 - EDA KANAT 7 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 2 6.33 7 3 6.00 5 6 3.00 35.00 30.00 25.00 223.300 4788 366 133 19
20 117 - NİSA BELLİ 7 / C 9 5 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 10 -0.33 7 4 5.67 33.00 34.00 21.67 214.467 5101 395 139 20
21 101 - MÜBERRA ARSLAN 7 / C 2 1 1.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11 4 9.67 26.00 12.00 22.00 211.167 5195 406 147 21
22 1 - MAHİNUR ARSLAN 7 / C 9 5 7.33 6 3 5.00 6 3 5.00 7 0 7.00 3 8 0.33 1 3 0.00 32.00 22.00 24.67 207.733 5333 417 151 22
23 128 - ELİFNAZ KOÇYİĞİT 7 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 34.00 41.00 20.33 197.767 5720 450 159 23
24 49 - ABDURRAHMAN ÇAKIL 7 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 1 1.67 6 4 4.67 5 7 2.67 29.00 31.00 18.67 196.733 5752 452 160 24
25 67 - TUNAHAN ERDUĞAN 7 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 4 4 2.67 3 2 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 28.00 30.00 18.00 192.233 5922 466 166 25
26 253 - RAVZA BULUT 7 / B 5 3 4.00 7 2 6.33 8 2 7.33 0 1 -0.33 3 12 -1.00 5 6 3.00 28.00 26.00 19.33 184.433 6207 490 175 26
27 94 - SÜMEYYE DURSUN 7 / B 8 4 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 1 3 0.00 2 3 1.00 1 7 -1.33 26.00 23.00 18.33 182.267 6263 493 177 27
28 85 - AMİNE ABDULLAH 7 / B 5 4 3.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 4 0.67 3 6 1.00 4 4 2.67 24.00 28.00 14.67 173.400 6593 522 186 28
29 82 - RABİYA AYDOAN 7 / B 7 6 5.00 4 5 2.33 6 1 5.67 1 7 -1.33 4 5 2.33 2 5 0.33 24.00 29.00 14.33 173.300 6625 527 188 29
30 130 - NİSANUR YILMAZ 7 / C 7 7 4.67 4 6 2.00 6 3 5.00 1 4 -0.33 0 2 -0.67 5 8 2.33 23.00 30.00 13.00 164.433 6960 556 196 30
31 80 - NİSANUR ÖZDEMİR 7 / B 6 8 3.33 4 6 2.00 5 4 3.67 2 8 -0.67 1 4 -0.33 6 6 4.00 24.00 36.00 12.00 163.333 7001 562 198 31
32 132 - SAFİYE TÜMER 7 / B 5 8 2.33 5 3 4.00 7 2 6.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 28.00 42.00 14.00 161.067 7107 577 201 32
33 136 - ABDUL KERİM KAYA 7 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 4 5 2.33 3 7 0.67 1 13 -3.33 3 11 -0.67 27.00 45.00 12.00 154.433 7311 600 208 33
34 135 - SURE GENÇ 7 / B 1 2 0.33 5 3 4.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 2 4 0.67 3 3 2.00 17.00 15.00 12.00 150.000 7463 613 211 34
35 224 - MAHMUT ESAD ÜNSAL 7 / A 7 5 5.33 6 3 5.00 2 6 0.00 1 1 0.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 17.00 20.00 10.33 149.967 7477 617 213 35
36 138 - EMİRHAN ŞAHİN 7 / A 9 5 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 5.00 7.33 148.867 7526 621 215 36
37 153 - OSMANKAANPENPE 7 / A 4 11 0.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 20.00 12.33 142.200 7754 640 219 37
38 134 - SILAYURT 7 / B 5 8 2.33 4 5 2.33 1 8 -1.67 1 1 0.67 3 6 1.00 4 5 2.33 18.00 33.00 7.00 142.167 7768 644 220 38
39 133 - SEMANUR ŞAHİN 7 / B 6 9 3.00 3 5 1.33 5 3 4.00 4 5 2.33 4 11 0.33 2 9 -1.00 24.00 42.00 10.00 141.067 7784 646 222 39
40 227 - MUHAMMET TAHA ÜZÜM 7 / A 5 10 1.67 9 1 8.67 3 6 1.00 3 3 2.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 24.00 46.00 8.67 118.900 8415 691 235 40


