
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 7. SINIF KURUMSAL DENEME -1 / PARAF YAYINLARI 7.Sınıf Deneme Sınavı-1 20-12-2019
Çorum - ALACA - ALACA İMAM HATİP ORTAOKULU
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 122 - ZEYNEP ATILGAN 7 / C 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 13 2 12.33 15 0 15.00 71.00 4.00 69.66 473.300 98 11 1 1
2 162 - ŞEYMA KARA 7 / C 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 69.00 6.00 67.00 455.567 276 53 2 2
3 123 - ZEYNEP GÜL 7 / C 15 0 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 2 4.33 13 1 12.67 13 2 12.33 63.00 8.00 60.33 434.433 718 148 3 3
4 114 - ELİF NUR DURDU 7 / C 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 0 7.00 10 4 8.67 14 1 13.67 64.00 7.00 61.67 421.133 1031 209 4 4
5 54 - HALİL İBRAHİM KÖKDOGAN 7 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 14 0 14.00 12 3 11.00 63.00 11.00 59.33 417.767 1141 233 5 5
6 154 - UMUT TÜRKMEN 7 / A 12 2 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 3 9.00 11 3 10.00 59.00 12.00 55.00 384.433 2312 450 6 6
7 59 - MERT EREN SEÇKİN 7 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 4 7.67 11 4 9.67 55.00 18.00 49.01 353.400 3486 645 7 7
8 142 - ERE NFEKER 7 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 3 8.00 12 2 11.33 53.00 18.00 47.00 344.433 3895 717 8 8
9 143 - HAKAN ELMALI 7 / A 11 2 10.33 9 1 8.67 9 0 9.00 5 3 4.00 7 5 5.33 11 3 10.00 52.00 14.00 47.33 343.300 3950 736 9 9

10 148 - MERTYILMAZ 7 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 1 7.67 10 3 9.00 10 4 8.67 52.00 18.00 46.00 336.667 4193 780 10 10
11 101 - MÜBERRA ARSLAN 7 / C 11 1 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 4 1.67 6 6 4.00 13 2 12.33 49.00 17.00 43.34 334.467 4289 795 11 11
12 45 - ZEYNEP KARSLI 7 / C 7 7 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 7 3 6.00 14 1 13.67 10 5 8.33 49.00 24.00 41.01 325.600 4660 859 12 12
13 131 - REYHAN ALTUN 7 / B 12 2 11.33 4 5 2.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 3 3.00 11 2 10.33 48.00 15.00 42.99 325.500 4677 864 13 13
14 128 - ELİFNAZ KOÇYİGİT 7 / B 10 5 8.33 3 7 0.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 7 5.67 12 3 11.00 50.00 25.00 41.67 322.233 4770 878 14 14
15 115 - MAHİNUR ARSLAN 7 / C 11 3 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 9 6 7.00 8 5 6.33 47.00 23.00 39.33 308.867 5392 981 15 15
16 70 - AZRA KARAGÖZ 7 / C 9 4 7.67 8 2 7.33 7 2 6.33 7 3 6.00 9 3 8.00 7 5 5.33 47.00 19.00 40.66 305.533 5499 1003 16 16
17 112 - EDA KANAT 7 / C 11 4 9.67 6 3 5.00 5 4 3.67 3 6 1.00 9 4 7.67 9 4 7.67 43.00 25.00 34.68 298.967 5784 1058 17 17
18 49 - ABDURRAHMAN ÇAKIL 7 / A 11 4 9.67 7 2 6.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 7 6 5.00 9 6 7.00 43.00 24.00 35.00 288.900 6189 1129 18 18
19 130 - NİSANUR YILMAZ 7 / C 8 5 6.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 2 2.33 9 2 8.33 8 4 6.67 40.00 21.00 33.00 281.100 6480 1189 19 19
20 26 - AYŞE RANA SOYOĞLU 7 / C 8 5 6.33 5 4 3.67 6 3 5.00 6 3 5.00 7 7 4.67 10 4 8.67 42.00 26.00 33.34 276.700 6619 1220 20 20
21 145 - MEHMETNUR BAĞATEKİN 7 / A 7 8 4.33 9 1 8.67 6 3 5.00 3 1 2.67 9 5 7.33 8 5 6.33 42.00 23.00 34.33 274.400 6701 1233 21 21
22 98 - ZEYNEP DEMİRAN 7 / C 9 5 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 8 3.33 11 4 9.67 42.00 31.00 31.66 273.300 6758 1242 22 22
23 152 - MUHAMMET.EMİN.YILMAZZ. 7 / A 8 6 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 4 2 3.33 10 4 8.67 7 8 4.33 41.00 28.00 31.66 268.867 6921 1268 23 23
24 121 - SUDE ALTINOK 7 / C 11 2 10.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 2 5.33 10 4 8.67 7 7 4.67 37.00 32.00 26.33 266.667 6992 1277 24 24
25 253 - RAVZA.BULUT 7 / B 10 3 9.00 6 4 4.67 6 3 5.00 7 1 6.67 4 7 1.67 8 6 6.00 41.00 24.00 33.01 265.600 7019 1283 25 25
26 117 - NİSA BELLİ 7 / C 8 6 6.00 3 6 1.00 7 2 6.33 3 6 1.00 7 4 5.67 10 3 9.00 38.00 27.00 29.00 265.567 7024 1285 26 26
27 111 - CEMRE ALTINOK 7 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 9 5 7.33 7 8 4.33 40.00 34.00 28.67 257.767 7313 1329 27 27
28 224 - MAHMUT ESAD ÜNSAL 7 / A 10 4 8.67 7 1 6.67 4 6 2.00 9 1 8.67 4 5 2.33 6 8 3.33 40.00 25.00 31.67 253.333 7491 1366 28 28
29 82 - RABİYA AYDOAN 7 / B 10 5 8.33 2 6 0.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 9 1.00 8 5 6.33 40.00 29.00 30.33 253.300 7510 1368 29 29
30 127 - ECREN SANEM GÜLER 7 / B 9 6 7.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 9 3.00 7 6 5.00 41.00 31.00 30.67 252.233 7537 1373 30 30
31 136 - ABDUL KERİM KAYA 7 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 9 5 7.33 40.00 34.00 28.65 248.800 7711 1402 31 31
32 94 - SÜMEYYE DURSUN 7 / B 7 6 5.00 7 2 6.33 4 6 2.00 8 1 7.67 2 9 -1.00 11 3 10.00 39.00 27.00 30.00 246.667 7781 1416 32 32
33 135 - SURE GENÇ 7 / B 12 3 11.00 3 7 0.67 2 3 1.00 1 0 1.00 8 7 5.67 2 1 1.67 28.00 21.00 21.01 231.167 8302 1495 33 33
34 80 - NİSANUR ÖZDEMİR 7 / B 9 5 7.33 4 6 2.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 8 1.33 5 9 2.00 38.00 32.00 27.33 226.633 8495 1521 34 34
35 67 - TUNAHAN ERDOĞAN 7 / A 6 6 4.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 2 2.33 9 6 7.00 6 8 3.33 33.00 33.00 22.00 221.100 8689 1559 35 35
36 132 - SAFİYE TÜMER 7 / B 8 5 6.33 7 3 6.00 7 2 6.33 9 1 8.67 2 12 -2.00 5 9 2.00 38.00 32.00 27.33 212.200 8983 1602 36 36
37 227 - MUHAMMETTAHA ÜZÜM 7 / A 9 6 7.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 10 0.67 6 9 3.00 31.00 43.00 16.67 191.133 9677 1718 37 37
38 137 - TUH N T L Y 7 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 3 3.00 7 6 5.00 5 10 1.67 29.00 41.00 15.34 174.467 10220 1810 38 38
39 156 - ARİF SIYITMAÇ 7 / A 6 8 3.33 4 4 2.67 2 6 0.00 4 6 2.00 3 1 2.67 5 10 1.67 24.00 35.00 12.34 166.700 10424 1845 39 39
40 153 - OSMANKAAN PENPE 7 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 166.667 10451 1849 40 40
41 85 - AMİNE ABDULLAH 7 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 9 -1.00 1 14 -3.67 32.00 39.00 18.99 162.167 10607 1868 41 41
42 134 - SILA YURT 7 / B 7 4 5.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 1 2.67 3 9 0.00 2 12 -2.00 22.00 38.00 9.34 143.367 11163 1953 42 42
43 133 - SEMANUR ŞAHİN 7 / B 3 5 1.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 5 2.33 3 8 0.33 3 11 -0.67 24.00 38.00 11.32 141.033 11232 1960 43 43
44 33 - ENES DEMİR 7 / A 4 11 0.33 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 2 13 -2.33 20.00 44.00 5.33 108.867 12173 2069 44 44

Genel 7.07 4.22 4.63 3.73 5.78 6.81 32.25 273.030 13103
İl 7.63 4.70 5.14 4.13 6.27 7.38 35.25 288.456 2159

İlçe 7.67 4.98 5.04 4.79 5.40 6.48 34.35 279.643 44
Kurum 7.67 4.98 5.04 4.79 5.40 6.48 34.35 279.643 44

ORTALAMALAR KATILIMLAR


